Asunto: FORMATO-DEVOLUCION DE GARANTIA

De: "Psi. Jenniffer Campos Mora" <jcampos@investeam.net>

Fecha: 15/1/2025, 17:02

Para: Jose Orlando <jose.orlando@itsc.ec>, "vchicaiza76 @gmail.com" <vchicaiza76 @gmail.com>

CC: Arg. Karina Yerovi Gomez <kyerovi@investeam.net>, "Arg. Marcela Campos" <mcampos@investeam.net>,
Arg. Karen Madrufiero Astudillo <kmadrunero@investeam.net>, "Ing. Cristina Cevallos"
<ccevallos@investeam.net>

Buen dia estimado José

Por favor se necesita un formato para evidenciar las devoluciones de garantia, puesto que no hay un control sobre elloy
se lo requiere lo antes posible.

Por favor sus comentarios

PSC. JENNIFFER CAMPOS MORA \ @

ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
INVESTEAM

PROMOTORA INMOBILIARIA

) 042-158-130  Guayaquil - Ecuador Q Edificio Executive Center 3er Piso Of. #307

CREYENDO, CREANDO Y CRECIENDO.

De: Arg. Karen Madrufiero Astudillo <kmadrunero@investeam.net>

Enviado: miércoles, 15 de enero de 2025 16:40

Para: Psi. Jenniffer Campos Mora <jcampos@investeam.net>; Ing. Cristina Cevallos <ccevallos@investeam.net>
Cc: Arg. Karina Yerovi Gémez <kyerovi@investeam.net>; Arg. Marcela Campos <mcampos@investeam.net>
Asunto: FORMATO-DEVOLUCION DE GARANTIA

Estimada Jeniffer,

Segln lo indicado el dia de hoy, se realizé la consulta sobre el formato de devolucion de garantia en los contratos a los
que se ha designado un porcentaje, pero no esta creado en el sistema.

Se pudiera tomar de referencia el siguiente formato, considerando lo sefialado en rojo:
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INVESTEAM
EMPRESA: INVESTEAM
RUC: 0992378042001
DIRECCION: Edificio Executive Center 3er Piso Of. 307
TELEFONO: (04) 215-8130

- £ DE DOCUMENTO

DEVOLUCION DE GARANTIA
- DEN DE ANTICIPO # ANT-000165 |

Sefiores: SUMMA PROYECTOS C.A.
Num. Contrato: PRADOS-03-2025-001 Nombre del contrato: ggRRAM'ENTO INTERNO ET3 G-07 AL G-
Proyecto: LOS PRADOS Etapa: 03
Valor Contrato: 75.920,24
Detalle % Anticipo | Cantidad Precio Total
ANTICIPO 50% 50 1 37960,12 37.960,12
usD W RE A'Q antia | Subtotal 15 % 0,00
Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Subtotal 0% 37.960,12
Fecha de Entrega:  30/04/2025
IVA 15 % 0,00
Total: 37.960,12
KMADRUNERO
Elaborado por: Aprobado por:

Quedamos a la espera de su pronta ayuda, muchas gracias.

ARQ. KAREN MADRUNERO ASTUDILLO \
ASISTENTE DE PLANIFICACION

INVESTEAM
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CREYENDO, CREANDO Y CRECIENDO.



